finanzas@qgrupodominique.es

"Ana Gomez | MDS" <agomez@mds-hgp.com>
4/20/2023 2:50:57 PM
RE: 347 2022

Buenas tardes Ana:
Esta semana estoy con los impuestos pero la semana que viene hablamos e intentamos ver como solucionamos esto.

Disculpar el retraso.

Saludos,

Juan Antonio Robledo
Grupo Dominique

Tf. 606 323 652
finanzas@gr upodominique.es

De: Ana Gomez | MDS-HQP <agomez@mds-hgp.com>

Enviado el: martes, 18 de abril de 2023 18:13

Para: finanzas@grupodominique.es

CC: oficina@grupopez.com; 'Eva Merino | MDS-hgp' <emerino@mds-hgp.com>
Asunto: RV: 347 2022

Buenas tardes Juan Antonio,
Salvo error por nuestra parte, seguimos sin recibir el pago de las facturas emitidas a vuestra sociedad, adjunto cuadro donde aparecen todas las facturas pendientes de abono.

¢Pudo averiguar algo al respecto?

22/000621 | 16/03/2022 |B02741981 | Grupo Dominique M&N 420,00 € 21 88,20 € 508,20 €
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22/000884 | 20/04/2022 |B02741981 | Grupo Dominique M&N 420,00 € 21 88,20 € 508,20 €
22/001161 | 20/05/2022 | B02741981 | Grupo Dominique M&N 525,00 € 21 110,25 € 635,25 €
22/001412 | 21/06/2022 | B02741981 | Grupo Dominique M&N 420,00 € 21 88,20 € 508,20 €
22/001725 | 21/07/2022 | B02741981 | Grupo Dominique M&N 525,00 € 21 110,25 € 635,25 €
22/001911 | 12/08/2022 |B02741981 | Grupo Dominique M&N 315,00 € 21 66,15 € 381,15€
22/002233 | 21/09/2022 | B02741981 | Grupo Dominique M&N 525,00 € 21 110,25 € 635,25 €
22/002582 | 21/10/2022 | B02741981 | Grupo Dominique M&N 525,00 € 21 110,25 € 635,25 €
22/002914 | 21/11/2022 |B02741981 | Grupo Dominique M&N 420,00 € 21 88,20 € 508,20 €
22/003270 | 13/12/2022 |B02741981 | Grupo Dominique M&N 420,00 € 21 88,20 € 508,20 €
23/000140 | 18/01/2023 |B02741981 | Grupo Dominique M&N 420,00 € 21 88,20 € 508,20 €
23/000516 | 20/02/2023 |B02741981 | Grupo Dominique M&N 315,00 € 21 66,15 € 381,15€

Dado el tiempo transcurrido solicitamos por favor, su pronta revision y pago.

Un saludo,

v
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Ana Gémez
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ARQUITECTOS E INGENIEROS EXPERTOS EN SEGURIDAD Y SALUD

17 ANOS CONSECUTIVOS PREMIADOS POR EL COLEGIO DE INGENIEROS TECNICOS DE CENTRO A LA CALIDAD Y CANTIDAD DE NUESTROS TRABAJOS VISADOS. Y 2 PREMIOS CAUPOLICAN A LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRAS DE
CONSTRUCCION

Aviso legal:

PROTECCION DE DATOS: Responsable del Tratamiento: MDS HIGH QUALITY PREVENTION SL CIF: B01849132 Finalidad del Tratamiento: Mantenimiento de contactos. Procedencia de los datos: El correo electrénico ha sido facilitados por usted mismo o por su organizacién. Categoria de datos: Tratamos Gnicamente su e-mail para mantener el contacto.
Ejercicio de derechos: Podré acceder, corregir, eliminar y portar sus datos personales, asi como oponerse y solicitar la limitacién de los mismos. Puede ejercitar sus derechos, asi como obtener mas informacién en Calle alta n° 33, Villaviciosa de Odén, Urbanizacién Campodoon, Casa D21, 28670, Madrid o solicitandolo al remitente de este correo
electrénico. En caso de no ser el destinatario de esta informacién, por favor, rogamos nos lo comunique en la direccién del remitente para la eliminacién de su direccién electrénica, no copiando ni entregando este mensaje a nadie mas y procediendo a su destruccion.

Antes de imprimir este mensaje, asegurese de que es necesario. El medio ambiente estd en nuestra mano

De: finanzas@grupodominique.es <finanzas@grupodominique.es>
Enviado el: domingo, 26 de febrero de 2023 19:47

Para: agomez@mds-hgp.com

CC: oficina@grupopez.com

Asunto: 347 2022

Buenos dias:

Les informo de las cifras que vamos a declarar en el modelo 347 para la sociedad Grupo Dominique:

NIF Perceptor Nombre Perceptor Provincia 2022 1T 2T 3T 47
B01849132 MDS HIGH QUALITY PREVENTION 28 5.463,15 508,20 1.651,65 1.270,50 2.032,80

Les ruego nos confirmen dichas cifras y en caso de discrepancia nos remitan un listado de facturas del afio 2022 o mayor contable.

Gracias y un saludo,

Juan Antonio Robledo
Grupo Dominique

Tf. 606 323 652
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